
Em caso de dúvidas, acesse o nosso site www.seguradoralider.com.br. Para consultar o

andamento do seu processo ligue para a Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira,

das 8h às 20h, nos telefones 4020-1596 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 022 12 04 (Outras

Regiões). Para reclamações e sugestões, entre em contato com o SAC, 24 horas por dia, no

telefone 0800 022 81 89. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue para 0800 022 12 06.

Tenha em mãos o número do seu pedido do Seguro DPVAT e o CPF da vítima.

Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 2020

Nº do Pedido do
Seguro DPVAT: 3200369585 Vítima: DILZETE DA SILVA NUNES

Data do Acidente: 27/01/2020 Cobertura: MORTE

Assunto: NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO

Senhor(a), DAVID DA SILVA NUNES

Comunicamos que o banco indicado para recebimento do Seguro DPVAT rejeitou o depósito por problemas
nos dados informados e, com isso, não foi possível concluir o seu pagamento.

Para nova tentativa de depósito, será necessário o envio de novo formulário de Autorização de Pagamento
com os dados bancários atualizados e devidamente assinado.

O formulário está disponível no nosso site e deverá ser entregue na SEGURADORA LIDER DPVAT -
REGULAÇÃO, ponto de atendimento onde o pedido do Seguro DPVAT foi feito.

O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento do Seguro PVAT foi interrompido e sua contagem será
reiniciada assim que a seguradora receber o documento solicitado. Caso não seja entregue em até 180
(cento e oitenta) dias, contados do recebimento desta carta, o pedido do Seguro DPVAT será cancelado.

Atenciosamente,

Seguradora Líder-DPVAT

Estamos aqui para Você
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RONALD BATISTA DOS SANTOS

De: Janaina Almeida
Enviado em: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 20:08
Para: RONALD BATISTA DOS SANTOS
Assunto: ENC: Autorização 9327 - 3200277000   -  SAC  192688

Segue autorização 
(excluir rep. Legal) 
 

Atenciosamente,  
Janaina Almeida 
Gerência de Sinistros – Coordenação Técnica 
janaina.almeida@seguradoralider.com.br 
Tel. 55 21 3861-4600 | Ramal 4348 
 

 
 

 
 

De: Katherine Moraes <katherine.moraes@seguradoralider.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 18:23 
Para: Anderson Bezerra <anderson.bezerra@seguradoralider.com.br>; Arthur Froes 
<arthur.froes@seguradoralider.com.br> 
Cc: Janaina Almeida <janaina.almeida@seguradoralider.com.br> 
Assunto: RES: Autorização 9327 - 3200277000 - SAC 192688 
 
De acordo.  
 
Att, 

Katherine Moraes 
Gerência de Sinistros 
katherine.moraes@seguradoralider.com.br 
Tel. 55 21 3861-4600 | Ramal 4749 
 

 
 
www.seguradoralider.com.br 
Rua da Assembléia, 100 - 21° andar 
Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20011-904 
 
Leia nossa News e nosso Blog. Siga a Seguradora Líder nas redes sociais. 
Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube 
 

De: Anderson Bezerra <anderson.bezerra@seguradoralider.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 18:17 
Para: Katherine Moraes <katherine.moraes@seguradoralider.com.br> 
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Cc: Janaina Almeida <janaina.almeida@seguradoralider.com.br> 
Assunto: Autorização 9327 - 3200277000 - SAC 192688 
 
Kath, 
 
Segue para aprovação. 
 
Atenciosamente, 
 

Anderson Bezerra 
Gerência de Sinistros – Coordenação Técnica 
anderson.bezerra@seguradoralider.com.br 
Tel. 55 21 3861-4600 |Ramal: 4539 
 

 
 
www.seguradoralider.com.br 
Rua da Assembleia, 100 – 21º andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20011-904 
 
Leia nossa News e nosso Blog. Siga a Seguradora Líder nas redes sociais. 
Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | Youtube 
 

De: Janaina Almeida <janaina.almeida@seguradoralider.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 8 de outubro de 2020 14:27 
Para: Anderson Bezerra <anderson.bezerra@seguradoralider.com.br> 
Assunto: 9327 - 3200277000 - SAC 192688 
 
Segue para aprovação. 
Beneficiário com conta bancaria de sua titularidade -  cadastrado com representante legal.  
Sinistro necessita de exclusão lógica da representante legal para correta liquidação em favor do  beneficiário. 
 
 

Atenciosamente,  
Janaina Almeida 
Gerência de Sinistros – Coordenação Técnica 
janaina.almeida@seguradoralider.com.br 
Tel. 55 21 3861-4600 | Ramal 4348 
 

 

 
 



LPENOME

RECIBO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

Titular do CPF: DILZETE DA SILVA NUNES

Vítima:

 IDENTIFICAÇÃO DO SINISTRO

 CPF: Próprio CPF de:

27/01/2020Data do acidente:

Seguradora: SEGURADORA LIDER DPVAT - REGULAÇÃO

018.686.933-92

DILZETE DA SILVA NUNES

ASL-0292294/20

 DOCUMENTOS APRESENTADOS

Sinistro

Boletim de ocorrência

Certidão de óbito

Documentos de identificação

Outros

DAVID DA SILVA NUNES : 105.609.403-60

Autorização de pagamento

Comprovante de residência

Documentos de identificação

 ATENÇÃO

O prazo para o pagamento da indenização é de 30 dias, contados a partir da apresentação da documentação completa.
Para informações sobre o Seguro DPVAT e consulta do andamento de processos de indenização, acesse
www.dpvatseguro.com.br ou ligue para Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8H às 20H: 4020-1596
(Regiões Metropolitanas) ou 0800 022 12 04 (Outras Regiões). Para reclamações e sugestões, entre em contato, 24H
por dia, com o SAC: 0800 022 8189.

A indenização de morte por acidente ocorrido a partir de 29.12.2006 é de R$13.500,00. Metade desse valor é pago ao
cônjuge ou companheiro/a, se houver, e metade aos herdeiros legais da vítima. Havendo mais de um herdeiro, a cota é
dividida entre eles, no quanto couber cada um.

A responsabilidade pela guarda dos documentos originais é do interessado/vítima.

 Portador da documentação apresentada  Responsável pelo cadastramento na seguradora

Data da apresentação: 15/10/2020

Nome: DAVID DA SILVA NUNES

Data do cadastramento: 15/10/2020

Nome: RONALD BATISTA DOS SANTOS

CPF: 112.663.647-90CPF: 105.609.403-60

DAVID DA SILVA NUNES RONALD BATISTA DOS SANTOS


