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07/04/2017 Enc: SEGURADO: ROBERTO SANTOS SAMPAIO ­ Nº CONTRATO: 00000020140185 ­ |[1521/ORA11DPH:HAB:1683916]| ­ marcos.lavinscky@…

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15b487dc29ca1b17 1/2

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Edileia Soares Aguiar <edileia.aguiar@excelsiorseguros.com.br>
Data: 7 de abril de 2017 09:57
Assunto: Enc: SEGURADO: ROBERTO SANTOS SAMPAIO ­ Nº CONTRATO: 00000020140185 ­ |[1521/ORA11DPH:HAB:1683916]| 
Para: "ricardo.reis@delphos.com.br" <ricardo.reis@delphos.com.br>
Cc: Marcos Lavinscky <marcos.lavinscky@delphos.com.br>, Carlos Alberto Mariano Bezerra <caca@excelsiorseguros.com.br>, Carlos Vazquez
Bouzon <carlos.bouzon@excelsiorseguros.com.br>, Regina Melo <regina.melo@excelsiorseguros.com.br>, Cristiele Rodrigues da Silva
<cristiele.rodrigues@excelsiorseguros.com.br>

Ricardo, bom dia!

Segue documentação complementar em anexo conforme e‐mail do esðpulante.

Atenciosamente,

Ediléia Aguiar

De: Manuelli Silva de Mello <Manuelli.Mello@banese.com.br>
Enviado: sexta‐feira, 7 de abril de 2017 09:02
Para: Maria Valmira Cardoso Nunes Santos; ACREC ‐ Desenvolvimento; ACREC ‐ Gerente
Cc: Edileia Soares Aguiar; Crisðele Rodrigues da Silva; Regina Melo; spoolemail7@delphos.com.br
Assunto: RES: SEGURADO: ROBERTO SANTOS SAMPAIO ‐ Nº CONTRATO: 00000020140185 ‐ |[1521/ORA11DPH:HAB:1683916]|
 
Ciente!

Manuelli Silva de Melo
Técnico bancário I
ARCRE‐ Área de recuperação de crédito
BANESE ‐ Banco do Estado de Sergipe
( 079) 3218‐ 1606
Manuelli.Mello@banese.com.br ‐  www.banese.com.br

Banese, do seu jeito!
www.banese.com.br

Banco do Estado de Sergipe. ... Recomenda‐se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo
1024x768 ou superior.

Facebook: BancoBanese | Instagram/Twi렐er: @Banese | Youtube: BancoBanese

‐‐‐‐‐Mensagem original‐‐‐‐‐
De: Maria Valmira Cardoso Nunes Santos
Enviada em: sexta‐feira, 7 de abril de 2017 08:52
Para: ACREC ‐ Desenvolvimento <acrec.desenvolvimento@banese.com.br>; ACREC ‐ Gerente <acrec.gerentes@banese.com.br>; Manuelli Silva de Mello
<Manuelli.Mello@banese.com.br>
Cc: Edileia Soares Aguiar <edileia.aguiar@excelsiorseguros.com.br>; Crisðele Rodrigues da Silva (crisðele.rodrigues@excelsiorseguros.com.br)
<crisðele.rodrigues@excelsiorseguros.com.br>; Regina Melo ‐ Excelsior Seguros (regina.melo@excelsiorseguros.com.br) <regina.melo@excelsiorseguros.
com.br>; spoolemail7@delphos.com.br
Assunto: SEGURADO: ROBERTO SANTOS SAMPAIO ‐ Nº CONTRATO: 00000020140185 ‐ |[1521/ORA11DPH:HAB:1683916]|

Prezados bom dia,

Segue documentação solicitada do sinistro em referência.
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Atenciosamente,

Maria Valmira Cardoso Nunes Santos
Agente de Serviços Bancários
ACREC ‐ Área de Controle de Crédito
BANESE ‐ Banco do Estado de Sergipe
(79) 3218‐1277
 valmira.santos@banese.com.br; www.banese.com.br
Facebook: BancoBanese | Instagram/Twi렐er: @Banese | Youtube: BancoBanese
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*325283*
325283

S-SEG_09

 DEVOLVER 1 VIA
PROTOCOLADA

Rio de Janeiro, 07 de Abril de 2017

DPH / RSH / 002926 / 2017

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
R DA ASSEMBLEIA, 10   SALA   1813     CENTRO
RIO DE JANEIRO -  RJ
CEP.: 20100000

Sr(a). REGINA FERREIRA DE MELO

Seguro Habitacional Fora do SFH
Sinistros de VIP
Nome do Segurado: ROBERTO SANTOS SAMPAIO
Nº do Sinistro: 20165693058  Nº da Apólice: 2680000169

Prezado(s) Senhor(es),

Trata-se de processo de morte, com assinatura do contrato em 31/07/2014, e sinistro ocorrido em
21/10/2016, tendo como causa da morte infarto agudo do miocardio, diabetes mellitus, hipertensão
arterial sistemica.

Solicitamos ao Agente documentos médicos para avaliação de pré-existe de doença, e de acordo com
documentos apresentados o segurado já realizava acompanhamento de doenças relacionados com o
óbito (diabetes militus, hipertensão arterial sistemica), sendo caracterizado desta forma a pré-
existencia de doença em data anterior a assianatura do contrato.

Diante do acima exposto, solicitamos sua apreciação e decisão quanto a emissão do termo de
negativa de cobertura.  

Segue toda a documentação relativa ao referido processo.

Atenciosamente,

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
Marcos Lavinscky
Analista de Seguros
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20/04/2017 ROBERTO SANTOS SAMPAIO ­ marcos.lavinscky@delphos.com.br ­ E­mail de Delphos

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#label/INBOX%2FEXCELSIOR/15b875aaa511f767 1/1

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Regina Melo <regina.melo@excelsiorseguros.com.br>
Data: 19 de abril de 2017 14:55
Assunto: ROBERTO SANTOS SAMPAIO
Para: Ricardo Reis <ricardo.reis@delphos.com.br>
Cc: Marcos Lavinscky <marcos.lavinscky@delphos.com.br>, Cristiele Rodrigues da Silva
<cristiele.rodrigues@excelsiorseguros.com.br>, Edileia Soares Aguiar <edileia.aguiar@excelsiorseguros.com.br>

Providenciar continuidade da regulação.  Excepcionalmente não consideraremos a possível
doença preexistente.

OBS. Sua regulação está correta.  Entretanto estamos avaliando caso à caso.  

Processo seguirá por malote.

Sds

Regina Melo
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*325679*
325679

S-SEG_09

 DEVOLVER 1 VIA
PROTOCOLADA

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2017

DPH / RSH / 003322 / 2017

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
R DA ASSEMBLEIA, 10   SALA   1813     CENTRO
RIO DE JANEIRO -  RJ
CEP.: 20100000

Sr(a). REGINA FERREIRA DE MELO

Seguro Habitacional Fora do SFH
Sinistros de VIP
Nome do Segurado: ROBERTO SANTOS SAMPAIO
Nº do Sinistro: 20165693058
Nº da Apólice: 2680000169

Prezado(s) Senhor(es),

Informamos que concluímos a análise do sinistro em referência, com parecer favorável à
indenização.

Porém, conforme estabelecido por essa Seguradora, encaminhamos toda documentação do processo
para sua apreciação, tendo em vista que o valor da indenização é superior a R$ 30.000,00.

Cumprindo a NR 11/2015 dessa Cia., informamos que o saldo devedor averbado é de R$
229.896,05, o reclamado pelo estipulante de R$ 229.896,05 e o apurado por esta prestadora, R$
229.896,30.

Aguardaremos sua manifestação, para adotarmos as providências cabíveis.

Atenciosamente,

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A
Marcos Lavinscky
Analista de Seguros
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2017­5­10 E­mail de Delphos ­ Fwd: ROBERTO SANTOS SAMPAIO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=693ee56606&view=pt&cat=Delphos%2FRicardo%20Reis&search=cat&th=15bf2344091ce27e&siml=15bf23440… 1/2

Bruno Botelho <bruno.botelho@delphos.com.br>

Fwd: ROBERTO SANTOS SAMPAIO
1 mensagem

Ricardo Reis <ricardo.reis@delphos.com.br> 10 de maio de 2017 08:52
Para: Bruno Botelho <bruno.botelho@delphos.com.br>

Ricardo Reis
Coordenador de Sinistros Habitacionais
DELPHOS
www.delphos.com.br 
Rio de Janeiro: (21) 4009­1899

­­­­­­­­­­ Mensagem encaminhada ­­­­­­­­­­
De: Regina Melo <regina.melo@excelsiorseguros.com.br>
Data: 5 de maio de 2017 17:34
Assunto: Enc: ROBERTO SANTOS SAMPAIO 
Para: Ricardo Reis <ricardo.reis@delphos.com.br>
Cc: Marcos Lavinscky <marcos.lavinscky@delphos.com.br>, Edileia Soares Aguiar <edileia.aguiar@
excelsiorseguros.com.br>

Ricardo,

Por gentileza, desconsiderar a orientação de 19/04/17.

Sinistro deverá ser negado por doença preexistente.

Processo segur por malote.

Regina Melo
Consultoria Técnica
21/3479.0117

De: Regina Melo 
Enviado: quarta‐feira, 19 de abril de 2017 14:55 
Para: Ricardo Reis 
Cc: Marcos Lavinscky; CrisⰨele Rodrigues da Silva; Edileia Soares Aguiar 
Assunto: ROBERTO SANTOS SAMPAIO
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2017­5­10 E­mail de Delphos ­ Fwd: ROBERTO SANTOS SAMPAIO
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Providenciar continuidade da regulação.  Excepcionalmente não consideraremos a possível
doença preexistente.

OBS. Sua regulação está correta.  Entretanto estamos avaliando caso à caso.  

Processo seguirá por malote.

Sds

Regina Melo
Consultoria Técnica
21/3479.0117

   

Regina Melo

Prestadora ­ Sucursal Rio de Janeiro
regina.melo@excelsiorseguros.com.br
+55 (21) 3479­0117 / +55 (21) 3479­0193  
http://www.excelsiorseguros.com.br  

 

 

Confidencialidade

 
Esta mensagem é de cunho confidencial; seu conteúdo não constitui um compromisso da Cia Excelsior de Seguros,
exceto se fornecido em conjunto com um acordo por escrito entre as partes envolvidas. Qualquer divulgação ou uso
não autorizado, total ou parcial, é proibido. Caso você não seja um dos destinatários desta mensagem, favor notificar
ao remetente imediatamente e descartar este e­mail.

IMPORTANTE: Os documentos e arquivos anexados a este e­mail contêm informações que podem ser confidenciais. Esta informação é para
uso exclusivo do (s) destinatário(s) específico (s) cujo nome (s) aparece (em) na seção de cabeçalho do e­mail. Se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente pelo retorno da mensagem e delete o arquivo e seus anexos. Você
está sendo notificado que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou adoção de qualquer ação decorrente da informação confidencial contida
neste documento é estritamente proibida. Qualquer violação poderá ser penalizada por lei. 

IMPORTANT: The documents and files attached to this transmission contain confidential information that must be kept secret by law. This
information is for the exclusive use of the specified recipient whose name appears in this transmission. If you have received this message by
mistake, please notify us immediately by return e­mail and delete the file and its attachments. You are hereby notified that any dissemination,
copying, distribution or adoption of any action arising from the confidential information contained herein is strictly prohibited. Any violation will be
penalized by law.
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